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Asunto RV: FACTURA JULIOL

De Pere Manjon <peremanjon@msn.com> IDUHEJQU\IU@
Destinatario  legal@redclaimer.es <legal@redclaimer.es>

Fecha 2025-07-21 16:08

Asignado a ...Cargando...

De: Narcis Sifera <narcis@sifera.es>

Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 7:55
Para: Pere Manjon <peremanjon@msn.com>
Asunto: Re: FACTURA JULIOL

Sr Pere Manjon
Com venim fent sempre, per tal d'acceptar una factura primer ha d'enviar la certificacié, un cop acceptada ja es pot facturar.

Esta reclamant una factura d'una obra del 2024 suposadament del juliol que no es disposa de cap més dada que la que vosté
manifesta, i que mai ha passat al responsable Sr. Narcis Mundet, la certificacid previa.

La ultima factura la va enviar I'agost del 2024 de les feines anteriors i si ara ha tardat més de 7 mesos a fer la nova factura, que per
cert s'ha rectificat a voluntat propia 3 vegades alguna cosa no quadra. No pot pretendre facturar els conceptes que li semblin sense
I'aprovacio del sr Narcis Mundet que és amb qui va tancar els tractes écnico-economics. | si comprova les comunicacions ja se li va
manifestar que no estavem d'acord en el seu dia.

Per tant i per fer-ho clar, aquesta factura que envia ja la pot anul-lar perqué no correspon a cap feina acceptada. | quan es comprovi
la certificacid, li passaran els costos de reparar feines mal executades i la repercusié de les penalitzacions d'obra que li corresponen.

Ha esperat 7 mesos a tancar una obra que I'empresa va entregar el setembre passat. Encara falten 5 mesos més per acabar la
garantia de les feines executades i veient els desastres que va fer la seva empresa, haura d'esperar encara els 5 mesos la liquidacio
final si s'escaigués.

Atentament,
Narcis Mundet i Anglada
SIFERA

El 25/4/25 a les 14:11, Pere Manjon ha escrit:

De: Pere Manjon <peremanjon@msn.com>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 14:33
Para: Narcis Sifera <narcis@sifera.es>

Asunto: RE: FACTURA JULIOL

Bona tarde Narcis,

T'envio rectificada per manca d'un material que no vaig posar a la factura com encara no has fet
I'ingrés per aixo te la rectifico perque tot estigui a la mateixa per no fer dos factures.

El material és el que vaig fer servir per a la inpermelitzacié de les xemeneia que va demanar
I'arquitecte si tens alguna pregunta també pots preguntar al Sergi que també ho sap.

Salut,
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De: Pere Manjon <peremanjon@msn.com>

Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 15:07

Para: Narcis Sifera <narcis@sifera.es>
Asunto: RE: FACTURA JULIOL

De: Pere Manjon <peremanjon@msn.com>

Enviado: lunes, 19 de agosto de 2024 23:09

Para: Narcis Sifera <narcis@sifera.es>
Asunto: FACTURA JUNY

Narcis Mundet i Anglada

Enginyer Industrial - Gerent

T 682 807 322 - narcis@sifera.es
SIFERA CONSTRUCCIONS EFICIENTS S.L.

C. Pare Claret, 22 3r T. 972 464 436
17001 Girona F. 872 080 402
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